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RV: SOLICITUD APROBACION - POLIZAS ACTUALIZADAS CTO 917-2022

Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Lun 27/02/2023 15:28

Para:Garantias Contractuales <garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co>

2 archivos adjuntos (2 MB)
PÓLIZA CUMPLIMIENTO SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ OC 96317 (2).pdf; PÓLIZA RCE SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ OC 96317
(1).pdf;

De: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado: viernes, 17 de febrero de 2023 4:29 p. m.
Para: Nydia Janette Moreno Buitrago <njmoreno@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: SOLICITUD APROBACION - POLIZAS ACTUALIZADAS CTO 917-2022
 
Buenas tardes
 
Adjunto remito para aprobación y registro en el SGC la actualización de polizas correspondiente a la modificación de la OC 96317
 
Cordialmente
 
 

 
 
 
De: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>
Enviado el: viernes, 10 de febrero de 2023 3:13 p. m.
Para: Pablo Andres Pacheco Rodriguez <papacheco@alcaldiabogota.gov.co>
CC: Mirella Vargas Lozada <mvargaslo@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: RV: formulario de adición correcto
 
Buenas Tardes:
 
Agradezco confirmar si esta póliza fue aprobada. 
 
Cordialmente,
 
 

 

ANDRÉS QUIROGA GUTIÉRREZ 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de
Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1440 

De: SubGerente Comercial Centro Aseo <comercial@centroaseo.com>
Enviado: viernes, 10 de febrero de 2023 15:08
Para: Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>; Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: Fwd: formulario de adición correcto
 
PSI 
 
Cordialmente,
 

John H. Ramírez
Subgerente Comercial y de Operaciones - Segmento Público

Gestión Comercial |Centro Aseo

4849120  6068433 Ext 103  | 3132267425

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia

mailto:comercial@centroaseo.com
mailto:myprada@alcaldiabogota.gov.co
mailto:aquiroga@alcaldiabogota.gov.co
tel:4849120
http://centroaseo.com/web/
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---------- Forwarded message ---------
De: SubGerente Comercial Centro Aseo <comercial@centroaseo.com>
Date: vie, 27 ene 2023 a la(s) 08:30
Subject: Re: formulario de adición correcto
To: <myprada@alcaldiabogota.gov.co>, <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>
 

Buen día, 
 
Adjunto modificatorio a las pólizas según último ajuste realizado a la OC
 
Cordialmente,
 

John H. Ramírez
Subgerente Comercial y de Operaciones - Sector Público

Gestión Comercial |Centro Aseo

4849120  6068433 Ext 103  | 3132267425

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia

  
 
 
El lun, 23 ene 2023 a la(s) 14:39, SubGerente Comercial Centro Aseo (comercial@centroaseo.com) escribió:

Buenas tardes
 
Adjunto modificatorio para los fines pertinentes
 
Cordialmente,
 

John H. Ramírez
Subgerente Comercial y de Operaciones - Sector Público

Gestión Comercial |Centro Aseo

4849120  6068433 Ext 103  | 3132267425

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia
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El lun, 23 ene 2023 a la(s) 14:30, DIRECTOR PROYECTO2 (dir.proyecto2@centroaseo.com) escribió:

Buen dia John
 
para su acostumbrada gestion
 
 
Cordialmente.
--

Luis Alejandro Hincapie
Director de Zona

Operaciones | Centro Aseo

4849120  6068433  | 3183378403

http://centroaseo.com/web/

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía, Bogotá-Colombia

  
 

---------- Forwarded message ---------
De: Maria Yenifer Prada Peña <myprada@alcaldiabogota.gov.co>
Date: lun, 23 ene 2023 a las 12:47
Subject: RV: formulario de adición correcto
To: dir.proyecto2@centroaseo.com <dir.proyecto2@centroaseo.com>
Cc: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>
 

Buenos días
Por error se envió el archivo que no era.
Remito por favor este formulario par que me colaboren con la firma hoy mismo. El valor de la adición es por la suma de 906.858.439,50
Agradecería si fuera hoy en la tarde, ya que se radicó a la Dirección de contratación para el trámite correspondiente.
 
 
 
Cordialmente,
 

 

MARÍA YENIFER PRADA PEÑA 
SUBDIRECTORA TÉCNICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430 

 

 
 
De: Maria Yenifer Prada Peña
Enviado el: lunes, 23 de enero de 2023 11:49 a. m.
Para: Andrés Quiroga Gutierrez <aquiroga@alcaldiabogota.gov.co>
Asunto: formulario de adición correcto
 
 
 
Cordialmente,
 

 

MARÍA YENIFER PRADA PEÑA 
SUBDIRECTORA TÉCNICA 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS ADMINSTRATIVOS 
Secretaría General - Alcaldía Mayor de Bogotá 
Tel: (571) 381 3000 Ext. 1430 
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